
Justifikasi Bayaran Penceramah En. Isaac Peter- 008638-00
Mohd Amirol Md. Khair  to: Aida Farzana Muhammad 18/01/2021 08:48 AM
Cc: Josffa Ismail, Nurfayunie Pakhrururzi

Cik Aida Farzana,

Merujuk kepada perbalan melalui telefon semalam,

Dimaklumkan bahawa kos bayaran penceramah bagi En. Isaac Peter sebanyak RM6000 
seperti di LPO 008638-00 adalah menggunakan lebihan bajet Seminar Pakej Hotel bagi 
menjelaskan kos honorarium tersebut. Program telah diadakan di MPC kerana tidak dapat 
diadakan di hotel di atas faktor penularan wabak Covid 19 tempoh hari.

Kos Induksi.pdfKos Induksi.pdf

Sekian terima ksaih.

Mohd Amirol bin Md Khair
Human Resource Management and Development (HRMD)
Malaysia Productivity Corporation(MPC)
Tel : +603 7955 7266 ext 347
----- Forwarded by Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC on 18/01/2021 08:33 AM -----

From: Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC
To: Siti Rawaida Shariff/FIN/MSF/MPC@MPC
Cc: "'Josffa Ismail'" <Josffa@mpc.gov.my>, "'Norhanida Ahmad Puad'" <norhanida@mpc.gov.my>, 

"'Nurfayunie Pakhrururzi'" <Nurfayunie@mpc.gov.my>, "'Siti Salia Azizan'" <Salia@mpc.gov.my>, 
"'Nur Sulia Saari'" <Sulia@mpc.gov.my>, "Isaac Peter" <isaac@ppl-performance.com>

Date: 14/01/2021 12:22 PM
Subject: RE: Follow up Bayaran Penceramah - 008638-00

Puan Rawaida,

Dipanjangkan emel dibawah untuk makluman puan. Dimaklumkan juga invois yang telah 
disahkan telah dimasukkan dalam sistem permohonan perolehan (SPP) pada 23/11/2020 09
Diharap pembayaran dapat dibuat tanpa sebarang masalah. 

Terima kasih atas kerjasama puan.

Mohd Amirol bin Md Khair
Human Resource Management and Development (HRMD)
Malaysia Productivity Corporation(MPC)
Tel : +603 7955 7266 ext 347

"Isaac Peter" 14/01/2021 11:22:45 AMHi Pn. Norhanida, Terima kasih atas update ini.

From: "Isaac Peter" <isaac@ppl-performance.com>
To: "'Norhanida Ahmad Puad'" <norhanida@mpc.gov.my>, "'Mohd Amirol Md. Khair'" 

<Amirol@mpc.gov.my>
Cc: "'Siti Salia Azizan'" <Salia@mpc.gov.my>, "'Josffa Ismail'" <Josffa@mpc.gov.my>, "'Nur Sulia 

Saari'" <Sulia@mpc.gov.my>, "'Nurfayunie Pakhrururzi'" <Nurfayunie@mpc.gov.my>
Date: 14/01/2021 11:22 AM



Subject: RE: Follow up Bayaran Penceramah - 008638-00

Hi Pn. Norhanida,
Terima kasih atas update ini.
 
Enthusiastically,
Isaac Peter
 
From: Norhanida Ahmad Puad <norhanida@mpc.gov.my> 
Sent: Wednesday, 13 January 2021 9:08 pm
To: Mohd Amirol Md. Khair <Amirol@mpc.gov.my>
Cc: Siti Salia Azizan <Salia@mpc.gov.my>; Josffa Ismail <Josffa@mpc.gov.my>; Nur Sulia Saari 
<Sulia@mpc.gov.my>; Nurfayunie Pakhrururzi <Nurfayunie@mpc.gov.my>; Isaac Peter 
<isaac@ppl-performance.com>
Subject: Re: Follow up Bayaran Penceramah - 008638-00
 
Assalamualaikum w.b.t.,
 
Tuan,
 
Invois baru diterima bertarikh 8 Januari 2021.
 
Untuk makluman rujukan bayaran selepas ini tuan boleh email kepada Puan Siti Rawaida atau Puan Siti 
Salia.
 
Sekian, terima kasih.
Sent from my iPhone

On 13 Jan 2021, at 13:50, Mohd Amirol Md. Khair <Amirol@mpc.gov.my> wrote:
 
Assalamualaikum,
 
Puan,
 
Saya dimaklumkan oleh pihak pembekal Isaac Selvaraj Peter 008638-00) 
masih belum menerima bayaran. Oleh itu, mohon bantuan semakan daripada pihak 
kewangan berkenaan perkara tersebut. Disertakan surat surat setuju terima untuk 
semakan no. akaun penerima. Terima kasih 
 
<Image.724328700897.png>

Mohd Amirol bin Md Khair
Human Resource Management and Development (HRMD)
Malaysia Productivity Corporation(MPC)
Tel : +603 7955 7266 ext 456

-----Forwarded by Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC on 01/13/2021 01:41PM 



-----
To: Norhanida Ahmad Puad/FIN/MSF/MPC@MPC
From: Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC
Date: 12/16/2020 10:52AM
Cc: Siti Salia Azizan/FIN/MSF/MPC@MPC, Josffa Ismail/HRMD/KP/MPC@MPC
Subject: Followup Bayaran Penceramah 
Disertakan maklumat ERO yang telah lengkap untuk semakan bayaran bagi senarai 
pebekal dibawah. Semakan untuk menjawab kepada pertanyaan pihak pembekal. TQ
 
P1724 (Asia Global Marketing And Consultant)
P2577 (MFH Consultant)
P2107 (Isaac Selvaraj Peter)
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Mohd Amirol bin Md Khair
Human Resource Management and Development (HRMD)
Malaysia Productivity Corporation(MPC)
Tel : +603 7955 7266 ext 456

-----Forwarded by Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC on 12/16/2020 10:40AM 
-----
To: Norhanida Ahmad Puad/FIN/MSF/MPC@MPC
From: Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC
Date: 12/16/2020 08:54AM
Subject: Fw: Re: Bayaran Penceramah MFH Consultan
NO telefon saya O18 9678870. TQ

Mohd Amirol bin Md Khair
Human Resource Management and Development (HRMD)
Malaysia Productivity Corporation(MPC)
Tel : +603 7955 7266 ext 456

-----Forwarded by Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC on 12/16/2020 08:53AM 
-----
To: Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC@MPC
From: Norhanida Ahmad Puad/FIN/MSF/MPC
Date: 12/15/2020 05:54PM
Subject: Re: Bayaran Penceramah MFH Consultan

Assalamualaikum w.b.t.,
 
Tuan,
 
Saya telah cuba menghubungi telefon mudahalih tuan tetapi no. tuan yang berada 
dalam simpanan saya telah tidak aktif lagi.
 
Mohon tuan menghubungi saya dengan kadar segera.
 
Sekian, harap maklum.

-----Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC wrote: -----



To: Norhanida Ahmad Puad/FIN/MSF/MPC@MPC, Zurianti Nor Azian Mohd 
Nafi/FIN/MSF/MPC@MPC
From: Mohd Amirol Md. Khair/HRMD/KP/MPC
Date: 12/15/2020 12:08PM
Cc: Siti Salia Azizan/FIN/MSF/MPC@MPC, Josffa Ismail/HRMD/KP/MPC@MPC
Subject: Bayaran Pencermah MFH Consultan
Assalamualaikum,

Puan,

Mohon jasa baik puan bg menyemak status pembayaran penceramah bagi MFH 
consultan.

Tarikh Program : 12 Nov 2020

Terima kasih.

Mohd Amirol bin Md Khair
Human Resource Management and Development (HRMD)
Malaysia Productivity Corporation(MPC)
Tel : +603 7955 7266 ext 456
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