=N Fw: PERMOHONAN KELULUSAN: BORANG PENJELASAN MENGENAI

4 d PERBEZAAN HARGA (WANG BEZA) - 22 JUN 2021
- 'u Naratul Nurhaniza Rusli to: Abdul Rahman Kamis 23/06/2021 09:08 AM
Cc: Noor Izzati Kamis

History: This message has been replied to.

Salam,
Tuan,

Dimajukan kelulusan nota kredit oleh Pengarah MSF. Mohon untuk PDF emel tersebut dan muatnaik ke
dalam sistem SPP bagi proses pembayaran.
Mohon tuliskan nama PIC pada PO ASAL di bawah tandatangan.

LPO 009152-00 Mr. LBTeck Signed-1-2.pdf
Terima kasih.
Regards,

Naratul Nurhaniza binti Rusli

Pembantu Tadbir

Unit Perolehan

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Lorong Produktiviti,Off Jalan Sultan

46200 Petaling Jaya,Selangor.

Tel : 03-79557266

----- Forwarded by Naratul Nurhaniza Rusli/PCT/MSF/MPC on 23/06/2021 08:18 AM -----

From: Mohd Yazid Abdul Majid/MSF/MPC

To: Nor Izzati Norhisam/PCT/MSF/MPC@MPC

Cc: Mahadi Hasbullah/PCT/MSF/MPC@MPC, Naratul Nurhaniza Rusli/PCT/MSF/MPC@MPC

Date: 23/06/2021 08:10 AM

Subject: Re: PERMOHONAN KELULUSAN: BORANG PENJELASAN MENGENAI PERBEZAAN HARGA

(WANG BEZA) - 22 JUN 2021

Waalaikumussalam wbt
Cik Izzati
Saya telah luluskan permohonan puan.

Tk
Yazid

Sent from my iPhone
On 22 Jun 2021, at 22:33, Nor Izzati Norhisam <Izzati@mpc.gov.my> wrote:

Assalamualaikum Encik Yazid,

Berikut adalah senarai Wang Beza Harga untuk pertimbangan kelulusan pihak tuan:



1. Pembekal: Lee Boon Teck

Amaun invois = RM 4,000.00

Amaun nota kredit = RM 800.00 (2 syarikat tidak hadir ke sesi mentoring yang dijadualkan).
Jumlah perlu dibayar = RM 3,200.00

Berikut adalah capaian kepada Microsoft Teams (share point) dan excel untuk rujukan
pihak tuan.

https://mpcgovmy.sharepoint.com/:f:/s/PCT/EmztGesTQeVEtMVGABGigngB  QJ91g20gTDI hf
W2uOFA?e=gKzSIm

\Abdul Rahman Kamis 009152-00 \Lee Boon Teck RM4,000.00

Terima kasih.

Nor Izzati binti Norhisam

Unit Perolehan (PCT)

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan (MSF)
Malaysia Productivity Corporation (MPC)

Tel: +603-7955 7266 (ext. 387) | H/P: 012-6688724
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