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Mail

FYI. 
 
Masukkan dalam dokumen teams pembayaran cukai 2019 yang berjumlah RM4,000.01 
 
TQ
Siti Salia Azizan 
Akauntan 
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) 
Tel  : 03-79512345 
Fax : 03-79584567 
www.mpc.gov.my 
----- Forwarded by Siti Salia Azizan/FIN/MSF/MPC on 12/20/2020 12:16 AM ----- 
 
From: Wan Norhani Wan Khalid/FIN/MSF/MPC 
To: Siti Salia Azizan/FIN/MSF/MPC@MPC 
Cc: "Rosli Ali" <roslifasnim@gmail.com>, "Hillina Abdul Karim" <Hillina@mpc.gov.my>, Mahadi Hasbullah/PCT/MSF/MPC@MPC, Naratul Nurhaniza
Rusli/PCT/MSF/MPC@MPC, FIN, "Headir Mahfidz" <headir@gmail.com> 
Date: 12/10/2020 09:57 AM 
Subject: Re: Percukaian MPC bagi Tahun Taksiran 2019 

 
 
Puan Siti Salia, 
 
 
Unit Kewangan telah terlebih membuat bayaran perkhidmatan cukai kepada Tetuan Headir & Co  pada tahun ni. Perkara ini telah dimaklumkan oleh En
Rosli sebelum ini tetapi malangnya semakan terperinci tidak dibuat oleh Unit Kewangan. 
 
Sila buat pelarasan untuk contrakan bayaran terlebih bayar ini dengan inbois cukai yang baru diterima ini dan bayar lebihan baki sekiranya ada. 
 
 
Unit Kewangan perlu menyemak Inbois bagi tahun 2015 sepertimanan yang telah dihantar melalui whatsapp oelh En Headir. Sekiranya betul didapati
masih belum berbayar, Unit Kewangan perlu mendapat kelulusan Dato KP terlebih dahulu sebelum membuat bayaran. 
 
 
 
Sekian, terima kasih. 
 
------------------------------------------------------------ 
Wan Norhani Wan Khalid 
Ketua Akauntan  
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) 
019-666 4016 (H/P) || 03-7951 2424 (D/L) 
 

Siti Salia Azizan---09/12/2020 05:28:08 PM---Assalamualaikum En Rosli, Terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan. 
 
From: Siti Salia Azizan/FIN/MSF/MPC 
To: "Rosli Ali" <roslifasnim@gmail.com> 
Cc: "Hillina Abdul Karim" <Hillina@mpc.gov.my>, "Wan Norhani Wan Khalid" <WanNorhani@mpc.gov.my>, Mahadi Hasbullah/PCT/MSF/MPC@MPC,
Naratul Nurhaniza Rusli/PCT/MSF/MPC@MPC 
Date: 09/12/2020 05:28 PM 
Subject: Re: Percukaian MPC bagi Tahun Taksiran 2019 

 
 
 
Assalamualaikum En Rosli,  
 
Terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan.  
 
Saya sudah memuatnaik dokumen yang dihantar kepada Unit Perolehan (PCT) MPC  untuk proses pembayaran.  
 
TQ  
Siti Salia Azizan 
Akauntan 
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) 
Tel  : 03-79512345 
Fax : 03-79584567 
www mpc gov my

Fw: Percukaian MPC bagi Tahun Taksiran 2019
Siti Salia Azizan  
To: Fauziah Sakiman, Siti Rahayu Md Desa
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